A facturer a:

LYCEE POLYVALENT SIMONE VEIL
Rue Evariste GALLOIS BP367

19311 BRIVE

FRANCE

N° SIRET : 19190012500011

N° de téléphone
¢e.0190012k@ac-limoges.fr

Alivrera :

LYCEE POLYVALENT SIMONE VEIL

Rue Evariste GALLOIS BP367

19311 BRIVE

FRANCE
AFFAIRE SUIVIE PAR : Frederic Girard - - Frederic.Girard@ac-limoges.fr
A L'ATTENTION DE :

A renseigner dans Chorus Pro :

B N

Liborel » Egolitd o Frawernits

REPUBLIQUE FRANCAISE

BON DE COMMANDE e est9904

du 03/02/2023

Destinataire :

FLAM'S PARIS

62 RUE DES LOMBARDS
75001 PARIS 1

FRANCE

Livraison le 10/02/2023

Références obligatoires a rappeler dans toutes les correspondances

Code engagement : EJ1990.1

Votre référence Désignation

Qté cdée Unité PU HT Remise

Montant HT

TVA

1018 ACHAT DE REPAS (SERVICES)

O+ os| 23,

1,00 UNITE 510,00

§10,00

0.00%

Trgagement Juridigus validé par
Nathalie Vigne,
Cnef d'établissemsznt

le ¢ 03/02/2023 a 14:%

b

Modalités de réglement

Montant HT
Montant remises

Total TTC

Conditions de facturation | Total en EUR
|

510,00
0.00
510,00

Vos références bancaires

(a vérifier ou & compléter si nécessaire)

Conditians de paiement : VIREMENT SEPA - ENCAISSEMENT - 30 ! CATE FACTURE

Pour la transmission de vos factures ayez le réflexe dématérialisation.
Utilisez le portail facture de I'Etat http:/iwww.chorus-pro.gouv.fr/

BIC :
IBAN :

TOTAL TTC

510,00 EUR

11



10/03/2023 11:50 https://mcc.ac—limoges.fr/iwc_static/layout/shell.html?lang=fr&3.0.1 .1.0_15092913

Objet : RE: Commande pour le 07/05/2023 Date: 10/03/23 11:39
A Audouin-Mahl Caroline <Caroline. Audouin-Mahl@ac-limoges. fr> De: FLAM'S LOMBARDS <lombards@flams.fr>

Bonjour,
Merci pour ces détails, nous vous confirmons bien évidemment la réservation.

Atrés vite
Amazigh

De : Audouin-Mahl Caroline <Caroline.Audouin-Mahi@ac-limoges.fr>

Envoyé : vendredi 10 mars 2023 11:05

A : Vincent BASTIEN <vincent.bastien@flams.fr>

Cc: FLAM'S LOMBARDS <lombards@flams.fr>; CONTACT <contact@flams.fr>
Objet : Commande pour le 07/05/2023

Importance : Haute

Bonjour,

Nous avons réservé un diner le 07/05/2023 pour un groupe de 24 personnes (éléves et accompagnateurs).

J'ai envoyé un mail le 02/03 et le 08/03 pour avoir une confirmation de la prise en compte de cette commande.

Et également pour préciser avec vous les modalités de réglement & savoir : le responsable du groupe présentera le bon de commande EJ
1990.1 et vous devrez déposer votre facture sur Chrorus Pro ( en précisant bien le numéro du bon de commande) afin que nous puissions
alors procéder au réglement.

http://www.chorus-pro.gouv.fr/

Merci de bien vouloir me transmettre votre RIB.

Dans ['attente de votre réponse.

Cordialement

Caroline Audouin Mahl|
Secrétariat Intendance
LPQ Simone Veil

19100 Brive la Gaillarde

https://mcc.ac-limoges.fr/iwc_static/layout/sheII.html?lang=fr&3.0.1 .1.0_15092913 m”n



€ 9. y» AP[VOYHACE/ Buoserae.

FLAM’g
&5 RESTAURANT DE
% FLAMMEKUECHE

LYCEE SIMONE VEIL
Rue Evariste Galois

Strasbourg, le 18/01/2023

FACTURE PROFORMA

Objet : Votre repas du 07/05/2023
Restaurant Flam’s Lombards

Désignation -y, Quantitt P.U.HT Montant HT
Menu (plat + dessert + 1 boisson) 34,00 13,636 463,64
TOTAL HT 463,64
TVA 10% 46,36
TOTAL TTC 510,00
TOTAL DEJA REGLE
TOTAL A PAYER 510,00

En votre aimable réglement. . .
Le paiement anticipé ne donne pas lieu 3 t Echéance ;
Fe lt)zre I.bnua,l \cipe ne fl)'r\l;l,z pasficua escomf e Mode Régl. : - virement bancaire
ac TUEEES CILEUIOS: Sur encaissement. - chéque a I'ordre de "Lombards”, adressé -

Flam’s Lombards
62 rue des Lombards
75001 PARIS

FLAM’S PARIS SA - 62, rue des Lombards * F — 75001 PARIS
Tél. 0142211030 » Fax 0142213841 * e-mail contact@flams.fr
SA au capital de 38.112,26€ *» RCS Paris » SIRET : 411 733 272 00016 « APE:5610A
Centre de renseignements administratifs et comptables : Tél. 03 88 52 90 58 * Fax 03 69 96 00 13



